From: "Bavarian Sausage Company / Phuket" <lutz@bsc.asia>

Sent: Sunday, August 28, 2011 5:38 AM

To: <bernd@lehmanngermany.com>

Cc: <rene@bsc.asia>

Subject: RE: Fortuna

> Guten Morgen Bernd, 

> Bis jetzt hatte ich noch nicht wieder gehört, weiß also nicht, ob Geld unterwegs ist. Bitte lass mich dringend wissen, was los ist.

> Ich habe Dir und Rene gestern eine Nachricht zukommen lassen und Rene hat zwar geantwortet, aber ist nicht auf den Inhalt eingegangen. Vor Dir habe ich nichts gehört.

> Es geht um Hernn G und ich habe das Schreiben hier vor mir liegen. Phetrada hat es von der Aussentür genommen, da wir erst Samstagnachmittag im Büro waren.

> In dem Schreiben erwähnt das Gericht die Loan, den Herr G der K&L gegeben hat, mit den einzelnen Beträgen.  

> Wir haben 30 Tage Zeit diese Beträge zurück zu zahlen, ansonsten gibt es noch mehr Schwierigkeiten für den Rene.

> Ich kann mit kaum vorstellen, dass es bei dem Gespräch zwischen Dir Rene und Herrn G so freundlich zugegangen ist. Entweder ist der ein absoluter falscher Drecksack, oder etwas anderes stimmt nicht.

> Hier müssen wir unbedingt miteinander sprechen.

> 

> Ich kann das Dokument leider nicht einscannen.

> 

> Rene, bitte unbedingt Termin mit dem Sura nmachen.

> 

> Bernd, Rene, bitte meldet euch dringend bei mir, so dass wir dies umgehend klären können.

> 

> Bernd, was ist mit den Geldern nächster Woche?

> 

> Mit freundlichen Gruessen; Kind regards; ความระลึกถึงด้วยความรักใคร่ 
> 

> 

> 
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> -----Original Message-----

> From: BERND LEHMANN [mailto:bernd@lehmanngermany.com] 

> Sent: Friday, August 26, 2011 13:14

> To: lutz@bsc.asia

> Subject: Fortuna

> 

> Hallo Lutz,

> Bei mir wird heutemorgen Geld von einer Anzahlung Aktien (wurde gestern unterschrieben)reinkommen. Sofort nach Eingang reiche ich davon einen Betrag von 50000 thb weiter und lass dir die Kopie schicken.

> 

> War ein hartes ringen......bis ich das unter dach und fach hatte. War hier nur am Verträge schreiben.

> 

> Beste Grùsse

> Bernd

> Best Regards/Mit besten Grüssen 

> Bernd Lehmann

> Mob. +491788809335
