--------------------------------------------------

From: <bernd@lehmanngermany.com>

Sent: Friday, May 20, 2011 11:59 AM

To: "Rene Soi3 Bangkok Rd, 8300 Phuket" <r.lehmann@kandl.asia>

Subject: AW: Vimami Service Charge fuer Gerichtsverfahren

> Ja, da muss ich sehen dass ich die auftreibe bis Montag. Ein Herr mueller wird dir eine Anfrage wegen Hähnchen schicken - er braucht die dringend und ich hab ihm gesagt, dass du hier die besten Verbindungen in Thailand hast, da du als Consultant fùr einen der gröSsten Fabrikanten nebenher arbeitest. Wenn du die Anfrage erhälst, gib mir diese auch rüber.

> Erwarte heute noch von Ulli eine Stellungnahme.

> LG

> Papa

> ------Originalnachricht------

> Von: Rene Soi3 Bangkok Rd, 8300 Phuket

> An: Bernd Lehmann

> Antwort an: Rene Soi3 Bangkok Rd, 8300 Phuket

> Betreff: WG: Vimami Service Charge fuer Gerichtsverfahren

> Gesendet: 20. Mai 2011 13:40

> 

> 

> ------Originalnachricht------

> Von: inkaseniwongse@vimami.com

> An:r.lehmann@kandl.asia

> Betreff: Vimami Service Charge fuer Gerichtsverfahren

> Gesendet: 20. Mai 2011 17:22

> 

> Hi Rene,

> 

> ich bin mir nicht sicher, ob Du meine SMS erhalten hast. Daher schreibe ich Dir noch einmal die

> Info per Email.

> 

> Unsere Service Charge fuer den Rechtsstreit betraegt 220,000 THB. Diese ist bitte bis zum

> 24.05.2011 zu zahlen, ansonsten koennen wir leider den Termin nicht wahrnehmen. 

> 

> Die 50,000 THB fuer Accounting Service haben wir dankend erhalten.

> 

> Viele Gruess

> 

> Inka Seniwongse

> CEO's Secretary

> Vimami Co., Ltd.

> Tel. 076-248100 or 081-4557742

> 

> Vimami Co., Ltd. 

> 74/8-9 Mu 2, Chao Fa West Road,

> T. Wichit, A. Mueang,

> Phuket 83100

> Thailand

> 

> 

> 

> 

> Sent from my BlackBerry® by dtac.

> Mit besten Grüssen 

> Bernd Lehmann

> Mob. 01788809335
