Ich denke, dann kann ich etwas machen, aber bisher gab es immer halt nur leere Versprechungen, die sind alle sauer und haben eine mordswut!!
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From: r.lehmann@kandl.asia [mailto:r.lehmann@kandl.asia] 
Sent: Mittwoch, 27. Juli 2011 12:38
To: l.mueller@kandl.asia
Subject: AW: RE: Offene Punkte
Was ist wenn jee teng heute oder morgen den transfer slip bekommt? 

Sent from my BlackBerry® by dtac.



From: "Bavarian Sausage Company / Phuket" <l.mueller@kandl.asia> 

Date: Wed, 27 Jul 2011 12:35:50 +0700

To: <r.lehmann@kandl.asia>

ReplyTo: <l.mueller@kandl.asia> 

Subject: RE: Offene Punkte

Hi Rene, 

Danke, 

Roller, also braucht er den Roller nicht abgeben, wenn wir das letzte Gehalt bezahlen

Schecks, das sind alles im Endeffekt Criminal Cases, ich hoffe Du bist dir dessen bewusst. Ich wäre mit einer Einreise am Samstag sehr vorsichtig. Auch Khun Ae warnt davor.

Jee Tang will unbedingt mit mir heute sprechen. Wir sollen zum 01.08 raus, da mein Versprechen nicht eingehalten wurde.

FPT, diese Unterlagen müssen in die Akte, Axel will einen beweis, dass die Maschinen bezahlt sind, ansonsten bekommen wir die auch nicht zurueck.
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From: r.lehmann@kandl.asia [mailto:r.lehmann@kandl.asia] 
Sent: Mittwoch, 27. Juli 2011 12:31
To: l.mueller@kandl.asia
Subject: AW: Offene Punkte
Hi Lutz... Also der roller von Thomas laeuft nicht ueber die firma hat er selber bezahlt immer... Zwecks schecks: Es sind die von siam food von khun nid.. Von den geplatzten schecks von janui wurden dann auch barzahlungen geleistet damit der betrag auf rund 400.000 thb geschrumpft ist.. Zwecks den maschinen gab es eine handschriftliche vereinbarung dazu waren axel mein vater und ich anwesend.. Die schriftlichen dinge habe ich in meinen unterlagen die ich dabei habe... Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen lutz... Gruss Rene

Sent from my BlackBerry® by dtac.



From: "Bavarian Sausage Company / Phuket" <l.mueller@kandl.asia> 

Date: Wed, 27 Jul 2011 12:19:24 +0700

To: <r.lehmann@kandl.asia>

ReplyTo: <l.mueller@kandl.asia> 

Subject: Offene Punkte

Hi Rene, 

ich habe hier noch folgende offene Punkte:

1) Motorroller Thomas

Läuft der über die Firma, Contract über die Firma?

2) Schecks

Hast Du eine ungefähre Vorstellung wie viel Schecks Du ausgestellt hast, die geplatzt sind?

Ich habe nur folgende Info:

· Jee Tang , für 12 Monate, danach haben wir das Konto aufgelöst

· K & W, Schecks in Hoehe von THB 525.000

· Janui Schecks in Höhe von THB 700.000 oder knapp drüber.

3) FPT

Haben wir hier in der Firma irgendwie eine Möglichkeit nachzuvollziehen, ob und wie die beiden Maschinen, die Axel mitgenommen hat auch wirklich bezahlt sind?

Ich kann hier nirgends etwas finden. Ich muss ihm einen Beweis senden, dann schickt er uns die Maschinen zurueck.

Ist dringend.

Gruss

Lutz

 

Koelbl & Lehmann Co., Ltd.

Lutz Müller

Management Consultant

3/4 Jee Teng Complex, Soi 3

Bangkok Rd., Talad Nuea

Muang Phuket 83000

Tel.: +66 (0) 76 246 621
Fax: +66 (0) 76 246 622
Mobile +66 813965551

www.kandl.asia
l.mueller@kandl.asia
info@kandl.asia 

