From: Bernd Lehmann Germany 

Sent: Thursday, August 18, 2011 6:26 AM

To: Rene 

Subject: FW: INFO

Rene, warum triffst du dich nicht mit ihm?? Es geht nicht, dass du mit niemandem sprichst – die Probleme lösen sich nicht alle von alleine – du musst ihm sagen, dass wir versuchen das Ganze wieder auf die Beine zu stellen bis zur High season – er muss dran glauben dass wir ihm seine Gelder auch zurückzahlen können. Nur den Kopf in den Sand stecken geht einfach nicht!!

------ Weitergeleitete Nachricht
Datum: Thu, 18 Aug 2011 07:00:30 -0000
An: Bernd Lehmann Germany <bernd@lehmanngermany.com>
Betreff: Re: INFO

Hallo Bernd , 

nein, Rene habe ich noch nicht getroffen wohl aber Gesimselt, ich war um ein Treffen bemüht 
aber vergeblich. 

Meinen Mädels geht es gut soweit, bin dabei eine neue Bleibe zu finden, ist nicht 
einfach bei dem Budget. 

Laufend erreichen mich anrufe von Leuten, die Stocksauer sind , das k.... mich an
auch wenn ich wohin gehe immer die gleiche Leier . 

Ein off. Angebot von Rene  kam ebenfalls noch nicht . 

Wann schätzt du kann ich mit Geld rechnen ?

Gruss 

From: Bernd Lehmann Germany <mailto:bernd@lehmanngermany.com>  
Sent: Tuesday, August 16, 2011 6:50 PM
Subject: Re: INFO

Hallo 

.....und wie geht’s Dir? Hast du dich wieder eingelebt?
Hast du eigentlich Rene einmal getroffen? 

Dem geht’s absolut nicht gut und ich bin am überlegen ob ich ihn nicht anfang September rüber kommen lasse und ihn hier operieren lassen. Habe heute erfahren, dass er wieder Schmerzmittel nimmt. Er redet natürlich mit mir nicht darüber. Du kennst ihn ja......
Wenn du ihn treffen solltest, sprech ihn bitte einmal darauf an.
Machs gut und liebe Grüße an deine Mädels.

Bernd





Datum: Mon, 1 Aug 2011 15:08:13 -0000
An: <bernd@lehmanngermany.com>, Rene <r.lehmann@kandl.asia>
Betreff: Re: INFO

Hallo Bernd, Hallo Rene, 

ich fliege morgen ab und bin eigentlich wie immer guter Dinge.
Der Anwalt von Rene sollte morgen einen Vorschlag bei Gericht unterbreiten,
ich weiss nicht wie meiner oder das Gericht reagiert, wenn gar nix kommt. 

Ich setze mich mit Rene diese Woche noch in Verbindung und dann eroieren wir mal 
aus, wie und womit wir uns gegenseitig helfen können. 

Gruss 

From: bernd@lehmanngermany.com 
Sent: Monday, August 01, 2011 9:28 AM
Subject: AW: INFO

Hallo , 

Da wir ja hier in der Sache durch Hofacker alle geschädigt sind, dùrften wir uns alle dort melden.

Spaß bei Seite, ich denke du hast verstanden, dass nur wir beide mit unserem Handeln an dr Sache noch was retten kònnen.....und ich móchte mein Geld - wenn auch auf langfristiger Basis genauso wieder zurúck!

Ich denke wir haben ein gemeinsames Verstândnis gefunden, wenn ich mich irren sollte, solltest du mir dies auch mitteilen.

Habe Rene dies so mitgeteilt, wie wir beide uns beim Verabschieden am Samstag abgesprochen hatten.

Die werden eine feste Rùckzahlung von monatlich 80Tsd THB anbieten und ich werde dies - wie mit dir besprochen im August mit 5-10Tsd Euro unterstùtzen. Weiter dann so wie ich es machbar in Aussicht gestellt habe. Denke, dass wir im Febr/März dann auf deinem gewúnschten Stand ankommen.

VG
Bernd 

Mit besten Grüssen 
Bernd Lehmann
Mob. 01788809335
