From: bernd@lehmanngermany.com 

Sent: Tuesday, May 31, 2011 10:30 AM

To: Rene Soi3 Bangkok Rd, 8300 Phuket 

Subject: WG: Richtigstellung

Hallo Rene,
Jetzt sind wir da wo wir hin wollen!
Ich werde mit Lutz nachher sprechen, denn ich möchte das Georg eine Vereinbarung unterschreibt, in der steht "dass er mit Zahlung der offenen Gehälter und den daruf anfallenden Zinsen" (ohne einen Betrag zu nennen!) die Klage zurück zieht und einen Verzicht auf die Zinsen des Darlehens unwiderruflich erklärt! 

Mit besten Grüssen 
Bernd Lehmann
Mob. 01788809335



Date: Tue, 31 May 2011 12:16:20 -0000

To: Bernd lehmann<bernd@lehmanngermany.com>; renelehmann<r.lehmann@kandl.asia>

Subject: Richtigstellung

Hallo Bernd , Hallo Rene, 
 

unten angehängt unsere Korrepondenz.
 

Es ist nicht so, dass ich zuerst das Verfahren stoppe und dann die Gehaltsforderung eingeht , 
das war nie Gegenstand unserer privaten Verhandlung.
 

Fakt ist , zuerst kommt das Geld, dann wird mein Bevollmächtigter das Konto prüfen, dann 
werde ich meinen Anwalt benachrichtigen, wie versprochen werde ich mich dann daran halten. 
 

Da ich schon meinen 10 von dir hinterherlaufen musste, gibt es auch nur diese Version des Deals.
 

Ich weiss nicht warum immer die Fakten verdreht werden !
 

Wie man aus der Korrespondenz sehen kann, bin ich bemüht die Abmachung bestmöglich 
einzuhalten, nur von Eurer Seite ist nix davon zu sehen. 
 

Im Anhang sende ich zur Gedächtnisauffrischung nochmal die entsprechenden Mails mit 
und dann erwarte ich nur noch eine Mail von Rene, dass ich mein Konto prüfen lassen kann. 
 

Fahrkarten und Tickets kauft man vor Departure !  Das ist eben so. 
 

Gruss  
 

__________________________________________________________________________________
 

Hallo 

Ich hatte doch mit Dir letzte Woche gesprochen und Dir die Sachlage erklärt. Wenn alles läuft wie angekündigt, sollte ich Morgen bescheid wissen, bzw wissen was an mich unterwegs ist. Sobald ich hier Nachricht habe melde ich mich sofort.
VG
Bernd 
Mit besten Grüssen 
Bernd Lehmann
Mob. 01788809335



From: 
Date: Tue, 17 May 2011 09:30:19 +0700

To: Bernd lehmann<bernd@lehmanngermany.com>

ReplyTo: 
Subject: Nun sag ma was

Hallo Bernd , 

 

am 24 ist Verhandlung in Phuket. 

 

Gruss  

 

Hallo 
Es geht heute am nachmittag eine Überweisung an BSC raus. Lutz wird dich dann morgen informieren. Sorry, war leider nicht früher möglich!
LG
Bernd




Von: Antworten an: Datum: Thu, 5 May 2011 10:20:00 +0700
An: Bernd lehmann <bernd@lehmanngermany.com>
Betreff: Memorandum 

Hallo Bernd , 
heute ist Donnerstag, morgen letzter Banktag, für diese Woche. 
Memorandum nicht zustande gekommen, da dieVoraussetzungen nicht gegeben waren
und sich auch niemand gemeldet hat diesbezüglich.

Gruss
Wir bekommen das schon hin.Notfalls gibst du eine kontonummer an auf die du online zugreifen kannst, damit du den Eingang dann siehst und es evt weiterleiten kannst. Kommt auf jedenfall eine erste Menge....
Kann halt nicht immer so genau taggenau arbeiten in diesen Dingen.
Meld mich morgen bei Dir. 
Best regards Bernd Lehmann, Mob.+491788809335



Date: Thu, 5 May 2011 22:27:43 +0700

To: Bernd Lehmann Germany<bernd@lehmanngermany.com>

Cc: renelehmann<r.lehmann@kandl.asia>

Subject: Re: Memorandum

Hi Bernd , 

ich glaub dir , dass manche Dinge nicht so einfach sind , aber ........ 

ich hatte dasselbe von der Geschäftsleitung ebenfalls nach 15 Monaten erwartet.

wie auch immer , am Ende sind wir immer schlauer .

Wie gesagt morgen ist letzter Banktag . 

Lutz und sonstiges haben sich bisher auch noch nicht gemeldet.

 

Gruss 
 

Hallo 

Am Mittwoch ist eine überweisung an mich per Swift raus gegangen, auf die ich eben noch warte. Ich brauch den Eingang um dir das weiter zu leiten. Denke, dass dies aber heute imLauf des Tages passiert.
Das Bild deiner Tochter ist auf jedenfall die richtige Motivation....da bekommt man ja ein schlechtes Gewissen, wenn man das anschaut.....so nach dem Motto "Bernd was ist los, ich warte hier" :-)

Melde mich sofort bei Dir wenn das hier eingetroffen ist.

LG
Bernd 
Best regards Bernd Lehmann, Mob.+491788809335

Hallo 

Du solltest das Memorandum mit Lutz schon fertig ausarbeiten. Ich werde Geld bis ende des Monats, wie vereinbart anweisen und dich auch entsprechend unterrichten. Dann braucht ihr das nur noch zu unterschreiben.
Meld mich automatisch bei Dir wenn ich was abgeschickt habe.
 Machs gut.

Vg
Bernd




Datum: Sat, 23 Apr 2011 16:17:41 +0700
An: Bernd Lehmann Germany <bernd@lehmanngermany.com>
Cc: Rene <r.lehmann@kandl.asia>
Betreff: Offene Forderungen aus beigefügter Datei 

Hallo Bernd , 
ich halte mich natürlich ebenfalls an den Handshake, keine Frage . 

In anliegender Datei sind die Gerichtskosten nicht aufgeführt, desahlb habe ich gebeten 1,4 zu überweisen, denn der 
Abbruch der Klage wird vielleicht dann doch etwas billiger als das durchzuziehen. 
Ich denke mal, dass die entstehenden tatsächlichen Kosten mit den 45K eurerseits gut 50/50 abgedeckt sind ,
obwohl für mich laut Klause 8 normalerweise keinerlei einseitige Kosten entstehen, 
bisher habe ich 240K angezahlt. Davon sind 120K nur für das Verfahren, der Rest für den Anwalt. 
Ich werde dann Rene die tatsächlichen Kosten offenlegen, damit keine UNstimmigkeiten deshalb entstehen. 

Bernd , sei so nett und unterrichte mich , wenn du durchführst, am 26 ist wieder Banktag, damit ich auch etwas planen
kann und mit Lutz dann einen Termin zur Ausarbeitung des Memorandums einfädle. 
Die letzte Woche wird dann sicher enger als gedacht , sodass wir das Memorandum noch diskutieren und 
auch rechtzeitig  eingeben können. 

Warte auf deine Antwort. 

From: Bernd Lehmann Germany <mailto:bernd@lehmanngermany.com>  
Sent: Monday, April 18, 2011 3:39 PM
Subject: Re: Memorandum Termin

Hallo 

Nach unserem Gespräch gehen wir so vor wie wir dies gemeinsam besprochen haben und dazu gehört die Anweisung deiner offenen Gehaltsforderungen. Ich habe dir dazu einen Handshake gegeben! 




Datum: Sat, 16 Apr 2011 11:09:53 +0700
An: Bernd lehmann <bernd@lehmanngermany.com>, Rene <r.lehmann@kandl.asia>
Betreff: Memorandum Termin

Hallo Bernd , Hallo Rene, 

das Memorandum muss vor dem Gerichtstermin erfolgen, sonst wird er nicht gestrichen.

Ich erwarte also das, was wir besprochen haben noch vorher auf meinem Konto( die anfallenden Steuern
trägt wie bei Rene, der Betrieb, so war es abgemacht für uns beide),  damit wir damit beginnen können das auszuarbeiten und pnktlich abgeben können.

Gruss 
