From: bernd@lehmanngermany.com 

Sent: Monday, June 06, 2011 2:13 AM

To: Rene Soi3 Bangkok Rd, 8300 Phuket 

Subject: WG: INTERESSANT

Hallo Rene,
Mach dir mal da nicht zuviel Sorgen - jede schnelle Reaktion wäre verkehrt.
Ich regle das schon, werde nichts von dir erzählen und alles auf G  schieben. 

Wir besprechen dies morgen in Ruhe. Bin in 2Std am Airport und ruf dich an. Packe gerade hier. 

Mit besten Grüssen 
Bernd Lehmann
Mob. 01788809335



From: bernd@lehmanngermany.com 

Date: Mon, 6 Jun 2011 02:11:17 +0000

To: Ulli Tetzner<ut@arthos-equity.de>

ReplyTo: bernd@lehmanngermany.com 

Subject: WG: INTERESSANT

Hallo Ulli,

Danke fùr deine email. Wir werden bis Morgenabend einen entsprechenden Bericht anfertigen. 
Herr XXX  meint, aus welchem Grund auch immer, dass ich seinen Kredit aus eigener Tasche begleichen soll, obwohl ich einer der kleinen Shareholder bin.
Er setzt hier natürlich auf das Vater-Sohn Verhältnis.......
Ich hatte Ihm gewisse Auflagen vorgeschrieben unter denen ich bereit bin nochmal einen Kredit zur Verfügung zu stellen um seine Lohnrückstände auszugleichen, die hat er nicht erfùllt.
Ich habe ihm auch klar mitgeteilt, dass ich so nicht bereit bin den Ausgleich vorzunehmen.

Seine Arbeitsleistung war schlichtweg ein Desaster und hat unterm Strich erheblich Geld gekostet.

Wie du weist habe ich letztes Jahr nochmal selbst ca. 100Tsd Euro da rein gegeben, ohne dass ich andere Shareholder zusätzlich belastet habe - nur damit der Betrieb weiter läuft.
Georg Eder hat in dieser Zeit eine Intrige nach der anderen im Betrieb angezettelt.
Schau Dir einfach die kurze email von ihm unten an, die sagt genügend aus.....

Das ist auch einer der Gründe warum ich Lutz Müller auf meine Kosten dorthin beordert habe! .......damit hier in die Vorgänge Transparenz rein kommt.
Lutz ist in Deutschland und nach dieser email werde ich auch Rene noch diesen Monats einfliegen lassen, dann klären wir dies am Tisch.

Mit Conny sehe ich hier nicht das Problem, er hatte vergessen zu wandeln - somit steht hier ein Kredit zur Rückzahlung an. Ist er nach einem Meeting dennoch bereit zu einer Wandlung ist das selbstverständlich. akzeptiert! 

Mehr dann am Dienstag - muss mich jetzt erstmal mit meinem Sohn und Lutz entsprechend austauschen. 

Mit besten Grüssen 
Bernd Lehmann
Mob. 01788809335



Date: Sun, 5 Jun 2011 14:26:02 -0000

To: Bernd lehmann<bernd@lehmanngermany.com>

Subject: INTERESSANT

Hallo Bernd , 
 

du glaubst es nicht, es wird immer interessanter, dein Netzwerk !  Glauben die alle dein Gesülze ?
